28/7/25, 10:03 a.m. Correo: Claudia Lorena Usuga Gil - Outlook

[5 Outlook

Fw: AVAL ESTUDIO DE MERCADO LINEA 195

Desde Edgar Bernardo Silva Gomez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>
Fecha Vie 25/07/2025 22:01

Para Enrique Cusba Garcia <ecusba@alcaldiabogota.gov.co>; Edisson Javier Castellanos Rojas
<egjcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Lorena Usuga Gil <clusuga@alcaldiabogota.gov.co>

Ccc Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>

[ﬂJ 1 archivo adjunto (101 KB)
ESTIMACION PRESUPUESTAL LINEA 195 23 JULIO 2.xlsx;

Buenas noches
Respetado Dr Enrique

Adjunto el presupuesto para "Prestar los servicios de atencion a la ciudadania de la Linea 195 y sus
canales digitales asociados, garantizando la operacion, administracion, disposicidn e integracion de

soluciones tecnoldgicas, humanas y técnicas, que permitan mejorar la experiencia del servicio en el
Distrito"

El mismo se encuentra acorde a los lineamientos de la GUIA EN MATERIA DE ESTRUCTURACION DE
PRESUPUESTOS DE COMPRA PUBLICA Y ANALISIS DEL SECTOR de la Secretaria General.

Por lo tanto, desde la Subdireccién Financiera se da el respectivo aval.
Cordialmente,

BERNARDO SILVA GOMEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

De: Edisson Javier Castellanos Rojas <ejcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: viernes, 25 de julio de 2025 17:58"Enrique Cusba Garcia" <ecusba@alcaldiabogota.gov.co> Enrique
Cusba Garcia <ecusba@alcaldiabogota.gov.co>; Edgar Bernardo Silva Gomez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>;
Claudia Lorena Usuga Gil <clusuga@alcaldiabogota.gov.co>; Wilber Hernando Abril Saavedra
<whabriel@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD AVAL ESTUDIO DE MERCADO LINEA 195

Buenas Tardes Jorge Tulio

De manera atenta se remite archivo con los ajustes y revisiones requeridas, con el fin de continuar con el tramite
respectivo

Cordialmente
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EDMNSSON JAVIER CASTELLANOS ROJAS
CONTRATISTA

Mm BOGOTI\ DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA
DERCHRINGS SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

De: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: viernes, 25 de julio de 2025 4:02 p. m.

Para: Edisson Javier Castellanos Rojas <ejcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>; Enrique Cusba Garcia
<ecusba@alcaldiabogota.gov.co>; Edgar Bernardo Silva Gdmez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Lorena
Usuga Gil <clusuga@alcaldiabogota.gov.co>; Wilber Hernando Abril Saavedra <whabriel@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD AVAL ESTUDIO DE MERCADO LINEA 195

Buenas tardes:
Una vez realizada la revision del presupuesto, me permito comunicar las siguientes observaciones:

1. Al comparar el archivo de Excel del presupuesto con las 6rdenes de compra No. 144843 y 143878,
que sirven de soporte al mismo, se identifican diferencias en los valores, los cuales se encuentran
resaltados en rojo para su facil ubicacion.

2. Se detecta, ademas, que la férmula utilizada para calcular el promedio del item No. 8 no esta
considerando uno de los valores que deben incluirse, lo cual afecta el resultado.

Adicionalmente, se sugiere revisar los demas valores asociados a las 6rdenes de compra que integran el
presupuesto, toda vez que esta revision tomd tinicamente como muestra las dos primeras ordenes de
compra referidas.

Agradezco realizar la verificacion correspondiente y, de ser necesario, efectuar los ajustes pertinentes, a
fin de poder otorgar el respectivo aval.

Cordialmente,

Jorge Tulio Cubillos Alzate
Profesional Especializado
Subdireccion Financiera

Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1868

De: Edisson Javier Castellanos Rojas <ejcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: viernes, 25 de julio de 2025 11:47

Para: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>; Enrique Cusba Garcia
<ecusba@alcaldiabogota.gov.co>; Edgar Bernardo Silva Gémez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Lorena
Usuga Gil <clusuga@alcaldiabogota.gov.co>; Wilber Hernando Abril Saavedra <whabriel@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD AVAL ESTUDIO DE MERCADO LINEA 195

Buenos Dias Estimado Jorge Tulio.

De manera atenta se remiten las 6rdenes de compra solicitadas.
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Cordialmente

EDMNSSON JAVIER CASTELLANOS ROJAS
CONTRATISTA

BOGOT’\ DIRECCION DEL SISTEMA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

De: Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: viernes, 25 de julio de 2025 11:17 a. m.

Para: Enrique Cusba Garcia <ecusba@alcaldiabogota.gov.co>; Edgar Bernardo Silva Gémez
<ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>; Edisson Javier Castellanos Rojas <ejcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia
Lorena Usuga Gil <clusuga@alcaldiabogota.gov.co>; Wilber Hernando Abril Saavedra
<whabriel@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD AVAL ESTUDIO DE MERCADO LINEA 195

Buenos dias:
Muy comedidamente solicito adjuntar las 6rdenes de compra que soportan la estimacion presupuestal

Cordialmente,

Jorge Tulio Cubillos Alzate

Profesional Especializado

Subdireccion Financiera

Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1868

De: Enrique Cusba Garcia <ecusba@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 24 de julio de 2025 15:01

Para: Edgar Bernardo Silva Gdmez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>; Edisson Javier Castellanos Rojas
<ejcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Lorena Usuga Gil <clusuga@alcaldiabogota.gov.co>; Jorge Tulio
Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>; Wilber Hernando Abril Saavedra
<whabriel@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Edisson Javier Castellanos Rojas <ejcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Lorena Usuga Gil
<clusuga@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: SOLICITUD AVAL ESTUDIO DE MERCADO LINEA 195

Cordial Saludo Dr. Edgar

De manera atenta desde la Direccién del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadania se remite estudio de
mercado para revision avala desde la Subdireccion Financiera, conforme a la contratacién que lleva por objeto
“Prestar los servicios de atencidn a la ciudadania de la Linea 195 y sus canales digitales asociados, garantizando la
operacién, administracién, disposicion e integracion de soluciones tecnoldgicas, humanas y técnicas, que
permitan mejorar la experiencia del servicio en el Distrito”

Cualquier duda con gusto sera atendida.
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Cordialmente.

ENRIQUE CUSBA GARCIA

Director
Direccién del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadania

‘ BOGOT,\ Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (571) 381 3000 Ext. 1364

La informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacién, copia, descarga,
distribucién, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su
contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacién por error, por favor contacte en forma
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota no es responsable por la informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
Conozca nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas
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